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Re: COBRO 1

Matias Leibovich <matias.leibovich@gmail.com>
para Sebastian, mi, Leo, leandro.sadauskas, Isdeosgroupsa

buenas tardes Sebastian
OK por favor coordina con Leo para el pago
muchas gracias,

On Tue, Jul 12, 2022 at 12:26 PM Sebastian Gianolini <coordinacion.transportels@gmail com=> wrote:

Matias, buenos dias

Detallo viajes a cobrar, estariamos pasando en el dia de mafiana por el deposito

_01/07/22 Exolgan destino Paysandu cont. MSDU2519187 operatva x 1 dia $29.500,00
_04/07/22 Gemez barracas destino Zona franca 3 PALLETS operativa x 1 dia 1/2 §49.500,00

Total abonar : $79000.-

Saludos
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